
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Çanakkale BİGA Biga Ortaokulu Bilfen 5.Sınıf Deneme Sınavı-3 2168 109 109 109

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 11.68 2.94 10.70 7.64 2.08 6.94 6.88 2.65 5.99 7.11 2.34 6.33 9.10 4.33 7.65 9.09 5.23 7.34 51.49 19.58 44.97 334.117

İl Ortalaması 11.03 3.60 9.83 7.40 2.27 6.65 6.55 3.13 5.51 7.10 2.25 6.35 8.28 4.77 6.69 7.69 6.35 5.57 48.06 22.36 40.60 306.476
Okul Ortalaması 11.03 3.60 9.83 7.40 2.27 6.65 6.55 3.13 5.51 7.10 2.25 6.35 8.28 4.77 6.69 7.69 6.35 5.57 48.06 22.36 40.60 306.476

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 1230 - Nisanur yesil 5 / F 15 0 15.00 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 15 0 15.00 15 0 15.00 75.00 0.00 75.00 500.000 1 1 1 1
2 1141 - İNCİ ŞAHİN 5 / F 15 0 15.00 10 0 10.00 9 1 8.67 10 0 10.00 15 0 15.00 15 0 15.00 74.00 1.00 73.67 496.453 16 2 2 2
3 1153 - Nildeniz Gürses 5 / E 14 1 13.67 10 0 10.00 9 1 8.67 10 0 10.00 15 0 15.00 15 0 15.00 73.00 2.00 72.34 486.996 46 3 3 3
4 1043 - BURCU ŞAHİN 5 / F 15 0 15.00 10 0 10.00 9 1 8.67 10 0 10.00 15 0 15.00 14 1 13.67 73.00 2.00 72.34 486.996 46 3 3 3
5 1183 - Yusuf Hamza Sirkeci 5 / C 15 0 15.00 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 13 2 12.33 15 0 15.00 73.00 2.00 72.33 481.013 76 5 5 5
6 1210 - Derin KIRŞEN 5 / B 15 0 15.00 10 0 10.00 9 1 8.67 10 0 10.00 14 1 13.67 14 1 13.67 72.00 3.00 71.01 477.538 93 6 6 6
7 1139 - İbrahim Çalışkan 5 / B 15 0 15.00 10 0 10.00 9 1 8.67 10 0 10.00 15 0 15.00 13 2 12.33 72.00 3.00 71.00 477.467 100 7 7 7
8 5416034340 - Elif YALÇIN 5 / A 15 0 15.00 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 15 0 15.00 13 2 12.33 70.00 5.00 68.34 470.373 148 8 8 8
9 5054566055 - Naz Sabahyıldızı 5 / D 15 0 15.00 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 15 0 15.00 12 3 11.00 71.00 4.00 69.67 468.009 162 9 9 9

10 1197 - NURULLAH ERDEM ÖZGÖREN 5 / B 15 0 15.00 10 0 10.00 9 1 8.67 10 0 10.00 15 0 15.00 12 3 11.00 71.00 4.00 69.67 468.009 162 9 9 9
11 5558881103 - Elif Özkalem 5 / A 14 1 13.67 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 15 0 15.00 13 2 12.33 71.00 4.00 69.67 468.009 162 9 9 9
12 5436577875 - Ediz Morgöz 5 / G 15 0 15.00 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 13 2 12.33 12 3 11.00 70.00 5.00 68.33 452.569 255 12 12 12
13 1260 - Eymen Yazıcı 5 / A 15 0 15.00 9 1 8.67 8 2 7.33 9 1 8.67 13 2 12.33 13 2 12.33 67.00 8.00 64.33 447.813 291 13 13 13
14 1049 - Çağan Torun 5 / B 14 1 13.67 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 15 0 15.00 11 4 9.67 67.00 8.00 64.35 442.000 324 14 14 14
15 1170 - Toprak Şahin 5 / H 15 0 15.00 10 0 10.00 9 1 8.67 10 0 10.00 14 1 13.67 10 5 8.33 68.00 7.00 65.67 439.564 346 15 15 15
16 1212 - Öykü SEZGİN 5 / E 15 0 15.00 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 12 2 11.33 11 4 9.67 65.00 9.00 62.01 425.360 459 16 16 16
17 1050 - Ceylin Sevim 5 / E 12 3 11.00 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 14 1 13.67 11 4 9.67 66.00 9.00 63.01 420.649 499 17 17 17
18 1257 - Erdoğan Atalay Demir 5 / G 14 1 13.67 8 2 7.33 9 1 8.67 9 1 8.67 15 0 15.00 9 6 7.00 64.00 11.00 60.34 419.440 510 18 18 18
19 1182 - Yusuf Ata Öztürk 5 / A 15 0 15.00 8 2 7.33 10 0 10.00 10 0 10.00 14 0 14.00 8 7 5.67 65.00 9.00 62.00 419.422 516 19 19 19
20 1221 - Bedirhan kiyak 5 / A 15 0 15.00 8 2 7.33 8 2 7.33 9 1 8.67 9 6 7.00 14 1 13.67 63.00 12.00 59.00 415.867 545 20 20 20
21 1110 - Emirhan YAVUZ 5 / B 13 2 12.33 9 1 8.67 8 2 7.33 7 3 6.00 12 2 11.33 13 2 12.33 62.00 12.00 57.99 414.596 563 21 21 21
22 1044 - Cemre Saydem 5 / H 13 2 12.33 8 2 7.33 8 2 7.33 10 0 10.00 14 1 13.67 10 5 8.33 63.00 12.00 58.99 409.884 605 22 22 22
23 1121 - Fatma Betül Korkmad 5 / B 13 2 12.33 7 3 6.00 8 2 7.33 8 2 7.33 14 1 13.67 11 4 9.67 61.00 14.00 56.33 408.747 612 23 23 23
24 1258 - Hüseyin Berkay Demir 5 / G 14 1 13.67 7 3 6.00 9 1 8.67 9 1 8.67 15 0 15.00 8 7 5.67 62.00 13.00 57.68 406.436 629 24 24 24
25 1203 - Enes Kağan Çetindağ 5 / G 13 2 12.33 9 1 8.67 10 0 10.00 9 1 8.67 11 2 10.33 11 3 10.00 63.00 9.00 60.00 405.156 645 25 25 25
26 1220 - Nur Sena Elma 5 / E 14 1 13.67 8 2 7.33 6 4 4.67 9 1 8.67 14 1 13.67 9 5 7.33 60.00 14.00 55.34 401.662 670 26 26 26
27 1259 - Serhat Çağatay Demir 5 / G 11 4 9.67 7 3 6.00 9 1 8.67 9 1 8.67 15 0 15.00 8 7 5.67 59.00 16.00 53.68 377.991 886 27 27 27
28 1205 - Fatma Lal İnce 5 / A 14 1 13.67 9 1 8.67 7 2 6.33 10 0 10.00 9 3 8.00 9 4 7.67 58.00 11.00 54.34 375.307 907 28 28 28
29 1117 - esin gül 5 / E 12 3 11.00 8 2 7.33 8 2 7.33 10 0 10.00 12 2 11.33 9 6 7.00 59.00 15.00 53.99 374.329 913 29 29 29
30 5469244140 - Ceren gül 5 / F 11 4 9.67 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 9 3 8.00 11 2 10.33 59.00 11.00 55.34 372.018 925 30 30 30
31 1229 - Metehan Arslan 5 / A 11 3 10.00 8 1 7.67 7 2 6.33 10 0 10.00 13 0 13.00 8 6 6.00 57.00 12.00 53.00 370.222 939 31 31 31
32 1208 - Mustafa Barlas Tunçel 5 / F 15 0 15.00 8 2 7.33 8 2 7.33 9 1 8.67 7 7 4.67 10 5 8.33 57.00 17.00 51.33 361.324 1008 32 32 32
33 1104 - ELİF KÜBRA SERT 5 / E 11 4 9.67 6 4 4.67 6 4 4.67 9 1 8.67 9 6 7.00 13 2 12.33 54.00 21.00 47.01 354.249 1055 33 33 33
34 1226 - Ekin Hiranur TAŞKIRAN 5 / G 12 3 11.00 10 0 10.00 9 1 8.67 9 1 8.67 9 6 7.00 9 5 7.33 58.00 16.00 52.67 353.031 1067 34 34 34
35 1167 - TALHA BORA GÖKCÜ 5 / H 13 2 12.33 10 0 10.00 8 2 7.33 10 0 10.00 6 4 4.67 10 5 8.33 57.00 13.00 52.66 353.004 1070 35 35 35
36 1119 - Eymen Bilir 5 / C 10 5 8.33 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 12 2 11.33 8 7 5.67 57.00 17.00 51.34 349.484 1098 36 36 36
37 1222 - beren soykan 5 / D 13 2 12.33 8 2 7.33 5 5 3.33 9 1 8.67 9 6 7.00 10 5 8.33 54.00 21.00 46.99 348.240 1109 37 37 37
38 1042 - Betül Zeren Demir 5 / D 12 3 11.00 9 1 8.67 10 0 10.00 8 2 7.33 12 1 11.67 5 8 2.33 56.00 15.00 51.00 347.111 1119 38 38 38
39 1107 - Emine Nazlı KAPAN 5 / C 10 5 8.33 6 4 4.67 6 4 4.67 9 1 8.67 12 3 11.00 10 5 8.33 53.00 22.00 45.67 344.720 1135 39 39 39
40 1102 - Ela Su doğan 5 / B 13 2 12.33 9 1 8.67 8 2 7.33 8 2 7.33 10 1 9.67 6 8 3.33 54.00 16.00 48.66 342.338 1154 40 40 40
41 1225 - Doruk Karagöz 5 / D 13 2 12.33 8 2 7.33 5 5 3.33 10 0 10.00 10 5 8.33 8 7 5.67 54.00 21.00 46.99 342.329 1155 41 41 41
42 1144 - Kıvanç DÖNMEZ 5 / F 12 1 11.67 9 0 9.00 8 1 7.67 10 0 10.00 5 7 2.67 11 4 9.67 55.00 13.00 50.68 341.858 1160 42 42 42
43 5444396564 - EFE KAPLAN 5 / G 15 0 15.00 8 1 7.67 7 3 6.00 10 0 10.00 11 2 10.33 3 10 -0.33 54.00 16.00 48.67 340.898 1165 43 43 43
44 1202 - Yağmur çakmak 5 / C 13 2 12.33 10 0 10.00 10 0 10.00 8 2 7.33 8 3 7.00 6 8 3.33 55.00 15.00 49.99 334.018 1223 44 44 44
45 1216 - Ezgi Elmas 5 / D 12 2 11.33 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 7 3 6.00 7 7 4.67 55.00 13.00 50.67 332.898 1230 45 45 45
46 1147 - Mert ELİTAŞ 5 / E 12 3 11.00 8 2 7.33 8 2 7.33 10 0 10.00 10 4 8.67 6 7 3.67 54.00 18.00 48.00 331.733 1237 46 46 46
47 1231 - nisanur kurt 5 / B 12 3 11.00 5 5 3.33 7 3 6.00 8 2 7.33 7 8 4.33 12 3 11.00 51.00 24.00 42.99 331.662 1242 47 47 47
48 1264 - Serra BACAK 5 / D 12 3 11.00 9 0 9.00 6 4 4.67 8 1 7.67 12 2 11.33 5 9 2.00 52.00 19.00 45.67 329.920 1255 48 48 48
49 1180 - yiğit koyuncuoğlu 5 / E 14 1 13.67 10 0 10.00 9 1 8.67 8 2 7.33 7 8 4.33 7 8 4.33 55.00 20.00 48.33 328.124 1266 49 49 49
50 1185 - zeynep işçi 5 / D 8 7 5.67 7 3 6.00 5 3 4.00 7 1 6.67 10 4 8.67 12 3 11.00 49.00 21.00 42.01 324.649 1277 50 50 50
51 1239 - MEHMET EMRE GÜL 5 / Y 9 6 7.00 8 2 7.33 9 1 8.67 8 2 7.33 8 7 5.67 11 4 9.67 53.00 22.00 45.67 321.076 1292 51 51 51
52 1031 - Azra Karaduman 5 / G 9 6 7.00 9 1 8.67 8 2 7.33 8 2 7.33 10 5 8.33 9 6 7.00 53.00 22.00 45.66 321.004 1296 52 52 52
53 1194 - İpek Çolak 5 / C 12 3 11.00 9 1 8.67 6 4 4.67 7 3 6.00 9 6 7.00 8 7 5.67 51.00 24.00 43.01 319.893 1304 53 53 53
54 1071 - Ecrin Miray Sak 5 / A 10 5 8.33 8 2 7.33 3 7 0.67 7 3 6.00 13 1 12.67 7 8 4.33 48.00 26.00 39.33 317.458 1322 54 54 54
55 1101 - EGEMEN GÖNCÜ 5 / D 9 6 7.00 7 3 6.00 7 3 6.00 8 1 7.67 10 4 8.67 9 6 7.00 50.00 23.00 42.34 313.662 1342 55 55 55
56 1297 - sadet ecem kını 5 / H 12 3 11.00 7 3 6.00 5 4 3.67 6 4 4.67 9 5 7.33 8 7 5.67 47.00 26.00 38.34 308.907 1372 56 56 56
57 1191 - eda ecrin can 5 / F 9 6 7.00 9 1 8.67 7 3 6.00 8 2 7.33 9 6 7.00 9 6 7.00 51.00 24.00 43.00 308.000 1375 57 57 57
58 5054933256 - Arda Eren Öztürk 5 / F 12 3 11.00 8 2 7.33 8 2 7.33 4 6 2.00 10 2 9.33 5 10 1.67 47.00 25.00 38.66 300.871 1412 58 58 58
59 5415912106 - Refiye Duru DAĞLIOĞLU5 / E 10 4 8.67 8 1 7.67 8 0 8.00 5 3 4.00 6 2 5.33 8 5 6.33 45.00 15.00 40.00 297.022 1440 59 59 59
60 171 - Halil Erdoğmuş 5 / E 11 4 9.67 9 1 8.67 6 3 5.00 5 4 3.67 6 7 3.67 9 5 7.33 46.00 24.00 38.01 293.227 1455 60 60 60
61 1209 - zeynep miel tetik 5 / A 11 3 10.00 7 1 6.67 10 0 10.00 8 2 7.33 6 6 4.00 6 7 3.67 48.00 19.00 41.67 289.653 1475 61 61 61
62 1130 - halilibrahim altunkaya 5 / C 13 2 12.33 8 1 7.67 8 2 7.33 7 2 6.33 3 7 0.67 8 7 5.67 47.00 21.00 40.00 289.644 1476 62 62 62
63 5530584014 - Ceylin Arı 5 / B 11 4 9.67 5 5 3.33 6 4 4.67 5 5 3.33 8 7 5.67 9 6 7.00 44.00 31.00 33.67 289.076 1478 63 63 63
64 1039 - BEREN YAVAŞ 5 / A 11 4 9.67 6 4 4.67 4 6 2.00 8 2 7.33 10 5 8.33 6 9 3.00 45.00 30.00 35.00 286.667 1490 64 64 64
65 1196 - Nilsu Karluk 5 / H 10 3 9.00 6 2 5.33 4 5 2.33 8 1 7.67 10 3 9.00 5 10 1.67 43.00 24.00 35.00 280.756 1521 65 65 65
66 1160 - ÖMER DEDEOĞLU 5 / D 12 3 11.00 9 1 8.67 7 3 6.00 9 1 8.67 3 0 3.00 5 8 2.33 45.00 16.00 39.67 278.364 1537 66 66 66
67 1217 - İdil Mollaoğlu 5 / H 13 2 12.33 8 2 7.33 6 4 4.67 8 2 7.33 5 9 2.00 6 9 3.00 46.00 28.00 36.66 274.782 1553 67 67 67
68 1193 - ela şevik 5 / E 9 3 8.00 7 1 6.67 6 1 5.67 2 7 -0.33 9 4 7.67 6 7 3.67 39.00 23.00 31.35 269.556 1571 68 68 68
69 1176 - Yağız Efe Gün 5 / D 12 3 11.00 5 5 3.33 6 4 4.67 7 3 6.00 5 10 1.67 8 7 5.67 43.00 32.00 32.34 267.751 1582 69 69 69
70 1190 - doruk karan 5 / H 12 3 11.00 6 4 4.67 4 6 2.00 5 5 3.33 5 7 2.67 8 7 5.67 40.00 32.00 29.34 264.196 1605 70 70 70
71 1027 - Ali Mir Affan Yenice 5 / E 9 6 7.00 4 6 2.00 3 7 0.67 7 2 6.33 7 8 4.33 8 3 7.00 38.00 32.00 27.33 254.347 1642 71 71 71
72 5355213796 - Işıl Aytar 5 / D 9 6 7.00 7 2 6.33 8 2 7.33 7 3 6.00 7 7 4.67 5 8 2.33 43.00 28.00 33.66 251.982 1652 72 72 72
73 1052 - çağrı hazer 5 / F 10 4 8.67 7 2 6.33 9 1 8.67 2 7 -0.33 6 1 5.67 4 8 1.33 38.00 23.00 30.34 250.551 1659 73 73 73
74 1207 - İpek memişoğlu 5 / E 9 5 7.33 9 0 9.00 6 2 5.33 6 1 5.67 5 6 3.00 6 8 3.33 41.00 22.00 33.66 250.471 1660 74 74 74
75 1211 - Eda Tozan 5 / G 9 5 7.33 7 3 6.00 6 2 5.33 6 3 5.00 5 7 2.67 7 7 4.67 40.00 27.00 31.00 247.867 1674 75 75 75
76 1252 - Bertuğ Demir 5 / E 11 4 9.67 8 2 7.33 5 5 3.33 2 8 -0.67 4 11 0.33 9 6 7.00 39.00 36.00 26.99 247.529 1679 76 76 76
77 1124 - fürdevs halime demir 5 / 5B 10 5 8.33 7 3 6.00 6 4 4.67 3 7 0.67 5 10 1.67 8 7 5.67 39.00 36.00 27.01 241.671 1700 77 77 77
78 1291 - Yusuf İslam Timur 5 / A 6 8 3.33 8 2 7.33 7 3 6.00 0 9 -3.00 12 2 11.33 4 8 1.33 37.00 32.00 26.32 241.253 1703 78 78 78



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Çanakkale BİGA Biga Ortaokulu Bilfen 5.Sınıf Deneme Sınavı-3 2168 109 109 109

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 11.68 2.94 10.70 7.64 2.08 6.94 6.88 2.65 5.99 7.11 2.34 6.33 9.10 4.33 7.65 9.09 5.23 7.34 51.49 19.58 44.97 334.117

İl Ortalaması 11.03 3.60 9.83 7.40 2.27 6.65 6.55 3.13 5.51 7.10 2.25 6.35 8.28 4.77 6.69 7.69 6.35 5.57 48.06 22.36 40.60 306.476
Okul Ortalaması 11.03 3.60 9.83 7.40 2.27 6.65 6.55 3.13 5.51 7.10 2.25 6.35 8.28 4.77 6.69 7.69 6.35 5.57 48.06 22.36 40.60 306.476

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
79 1016 - Ada Özer 5 / H 8 7 5.67 8 1 7.67 1 7 -1.33 3 6 1.00 8 2 7.33 6 7 3.67 34.00 30.00 24.01 238.116 1716 79 79 79
80 1070 - Ecrin Masal Tuncel 5 / H 12 3 11.00 4 6 2.00 6 4 4.67 10 0 10.00 3 12 -1.00 6 9 3.00 41.00 34.00 29.67 236.898 1720 80 80 80
81 1173 - Umut Çınar AKAY 5 / A 10 5 8.33 6 4 4.67 4 6 2.00 7 3 6.00 6 9 3.00 6 9 3.00 39.00 36.00 27.00 235.689 1729 81 81 81
82 1181 - yunus emre yıldırım 5 / D 8 6 6.00 7 3 6.00 4 6 2.00 2 7 -0.33 5 5 3.33 8 6 6.00 34.00 33.00 23.00 229.467 1752 82 82 82
83 1187 - Cemre Aktaş 5 / G 14 1 13.67 8 2 7.33 5 5 3.33 1 0 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 28.00 8.00 25.33 228.302 1758 83 83 83
84 5435809169 - Ekin Hiranur TAŞKIRAN5 / G 12 3 11.00 10 0 10.00 9 1 8.67 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 31.00 4.00 29.67 228.009 1759 84 84 84
85 1171 - TOPRAK YILMAZ 5 / G 11 4 9.67 8 2 7.33 7 3 6.00 9 1 8.67 4 11 0.33 3 12 -1.00 42.00 33.00 31.00 222.667 1778 85 85 85
86 1122 - Furkan Enez Caner 5 / D 9 6 7.00 6 4 4.67 3 7 0.67 3 6 1.00 8 4 6.67 4 11 0.33 33.00 38.00 20.34 216.462 1804 86 86 86
87 1237 - Ebrar Doğan 5 / G 11 3 10.00 5 4 3.67 5 5 3.33 4 3 3.00 3 7 0.67 4 11 0.33 32.00 33.00 21.00 204.889 1847 87 87 87
88 5384070546 - Elifnaz Esen 5 / H 10 5 8.33 4 6 2.00 5 5 3.33 7 3 6.00 5 10 1.67 4 11 0.33 35.00 40.00 21.66 203.671 1856 88 88 88
89 1128 - Hakan sezek 5 / G 10 5 8.33 5 5 3.33 5 5 3.33 6 4 4.67 2 4 0.67 4 8 1.33 32.00 31.00 21.66 203.671 1856 88 88 88
90 1152 - Nehir arslan 5 / D 9 5 7.33 6 1 5.67 5 2 4.33 3 4 1.67 3 5 1.33 4 8 1.33 30.00 25.00 21.66 202.160 1866 90 90 90
91 1253 - eylül yavuz 5 / F 8 7 5.67 7 3 6.00 2 8 -0.67 4 5 2.33 6 9 3.00 5 10 1.67 32.00 42.00 18.00 193.956 1902 91 91 91
92 5377881662 - Emre Erdoğan 5 / H 7 8 4.33 7 3 6.00 6 4 4.67 9 1 8.67 4 11 0.33 4 11 0.33 37.00 38.00 24.33 187.058 1927 92 92 92
93 1159 - Ömer Aykan KARA 5 / F 6 9 3.00 7 3 6.00 3 7 0.67 9 1 8.67 4 11 0.33 6 9 3.00 35.00 40.00 21.67 185.920 1933 93 93 93
94 1060 - Duru Bozoğlu 5 / G 7 6 5.00 7 2 6.33 5 5 3.33 7 2 6.33 2 8 -0.67 4 9 1.00 32.00 32.00 21.32 180.542 1956 94 94 94
95 1032 - Azra Su Sarı 5 / F 9 4 7.67 5 4 3.67 2 7 -0.33 3 5 1.33 1 7 -1.33 5 8 2.33 25.00 35.00 13.34 174.107 1972 95 95 95
96 5434951292 - Ebrar Ecrin Ubay 5 / G 7 8 4.33 3 7 0.67 4 6 2.00 8 2 7.33 2 13 -2.33 7 8 4.33 31.00 44.00 16.33 171.680 1982 96 96 96
97 1236 - Çağatay Erdal 5 / E 6 3 5.00 6 0 6.00 3 2 2.33 1 0 1.00 2 3 1.00 2 5 0.33 20.00 13.00 15.66 169.893 1994 97 97 97
98 1022 - Ahmet Talha Türeyen 5 / B 8 7 5.67 5 5 3.33 3 7 0.67 6 4 4.67 1 14 -3.67 7 8 4.33 30.00 45.00 15.00 168.133 2002 98 98 98
99 1111 - enes ersin 5 / E 8 1 7.67 3 3 2.00 1 6 -1.00 3 3 2.00 2 10 -1.33 3 8 0.33 20.00 31.00 9.67 155.431 2037 99 99 99

100 1241 - SELMAN EGEMEN UĞUR 5 / F 5 8 2.33 4 4 2.67 5 4 3.67 1 4 -0.33 3 7 0.67 5 8 2.33 23.00 35.00 11.34 153.929 2042 100 100 100
101 1240 - RANA  UĞUR 5 / G 7 6 5.00 5 4 3.67 3 6 1.00 4 5 2.33 1 11 -2.67 5 9 2.00 25.00 41.00 11.33 149.458 2049 101 101 101
102 5527484022 - Efe Zühtü Canakay 5 / D 6 9 3.00 3 7 0.67 3 7 0.67 5 5 3.33 8 7 5.67 1 14 -3.67 26.00 49.00 9.67 148.009 2053 102 102 102
103 1227 - Fatma Ecrin Yılmaz 5 / H 6 9 3.00 5 5 3.33 3 6 1.00 6 4 4.67 6 7 3.67 1 13 -3.33 27.00 44.00 12.34 147.751 2056 103 103 103
104 1223 - burak karakuş 5 / D 7 7 4.67 2 7 -0.33 3 6 1.00 3 4 1.67 4 9 1.00 3 10 -0.33 22.00 43.00 7.68 144.213 2065 104 104 104
105 1080 - Ecrin şen 5 / H 8 7 5.67 5 5 3.33 4 6 2.00 4 6 2.00 2 13 -2.33 3 12 -1.00 26.00 49.00 9.67 136.187 2081 105 105 105
106 1195 - Kerem Yavaş 5 / D 7 7 4.67 2 6 0.00 6 4 4.67 7 3 6.00 0 8 -2.67 2 10 -1.33 24.00 38.00 11.34 133.218 2089 106 106 106
107 1246 - CEYHUN 5 / D 4 11 0.33 4 6 2.00 0 10 -3.33 0 10 -3.33 8 7 5.67 3 12 -1.00 19.00 56.00 0.34 123.129 2108 107 107 107
108 5523055691 - Havva cansu Yörük 5 / B 4 10 0.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 6 4 4.67 2 13 -2.33 4 11 0.33 20.00 54.00 2.01 99.449 2152 108 108 108
109 5308340748 - Almina Özdemir 5 / D 4 11 0.33 6 4 4.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 1 14 -3.67 3 12 -1.00 20.00 55.00 1.66 85.138 2160 109 109 109


